
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir EDREMİT Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.SINIF KURUMSAL 4 ÖZEL 8563 8563 1072 83

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 19.45 12.51 16.33 7.12 5.16 5.83 5.61 5.22 4.30 2.57 3.85 1.61 34.75 26.74 28.07 193.365

Okul Ortalaması 9.71 25.54 3.33 3.96 12.72 0.78 6.41 23.37 0.57 3.19 12.25 0.13 23.28 73.89 4.80 115.945

1 1312 - KUBİLAY VURAL 12 / A 25 15 21.25 8 1 7.75 3 3 2.25 0 1 -0.25 36.00 20.00 31.00 203.050 3623 3623 485 1

2 1417 - ALİ BUĞRA KOZAN 12 / A 23 9 20.75 7 1 6.75 1 2 0.50 2 3 1.25 33.00 15.00 29.25 197.325 3884 3884 519 2

3 1294 - TAYFUN YILDIZ 12 / D 21 18 16.50 4 15 0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 25.00 34.00 16.50 154.475 5695 5695 755 3

4 1398 - MUSTAFA ÖZCAN 12 / G 9 31 1.25 6 14 2.50 14 26 7.50 8 12 5.00 37.00 83.00 16.25 154.375 5704 5704 757 4

5 1704 - HALİTARIKAN 12 / F 13 27 6.25 6 14 2.50 12 28 5.00 6 14 2.50 37.00 83.00 16.25 154.125 5713 5713 761 5

6 1611 - HÜSEYİN ILGAZ 12 / F 14 26 7.50 7 13 3.75 10 30 2.50 5 15 1.25 36.00 84.00 15.00 150.000 5882 5882 781 6

7 0 - İSMAİL ÖZEN 12 / E 14 26 7.50 10 10 7.50 8 32 0.00 2 18 -2.50 34.00 86.00 12.50 141.750 6196 6196 811 7

8 1327 - ÖMER DİNÇ 0 / 0 9 28 2.00 9 11 6.25 11 29 3.75 4 16 0.00 33.00 84.00 12.00 140.225 6269 6269 824 8

9 1347 - ZAFER AYGÜL 12 / A 15 17 10.75 2 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 21.00 11.75 138.875 6312 6312 830 9

10 1158 - SELAHATTİN EYBEK 0 / 0 11 29 3.75 7 13 3.75 12 28 5.00 3 17 -1.25 33.00 87.00 11.25 137.375 6383 6383 836 10

11 1609 - EROLEREN 12 / Ğ 13 27 6.25 5 15 1.25 12 28 5.00 3 17 -1.25 33.00 87.00 11.25 137.125 6396 6396 837 11

12 1683 - EREN VURAL 12 / D 18 22 12.50 3 17 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 39.00 11.25 137.000 6407 6407 839 12

13 1471 - YAKUP ERTÜRK 12 / D 8 31 0.25 4 16 0.00 13 27 6.25 7 13 3.75 32.00 87.00 10.25 134.200 6502 6502 847 13

14 0 - EFE ATLI 12 / B 13 11 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 11.00 10.25 133.825 6526 6526 852 14

15 0 - RIDVAN ŞENTÜRK 12 / C 17 23 11.25 3 17 -1.25 5 35 -3.75 7 13 3.75 32.00 88.00 10.00 133.250 6549 6549 855 15

16 1360 - MERT YEĞİT 12 / G 14 26 7.50 5 15 1.25 10 30 2.50 3 17 -1.25 32.00 88.00 10.00 133.000 6570 6570 857 16

17 1371 - ARDA YAVUZ 12 / C 9 31 1.25 4 16 0.00 16 24 10.00 3 17 -1.25 32.00 88.00 10.00 132.875 6585 6585 859 17

18 0 - HÜSEYİN GÖNÜL 12 / A 14 25 7.75 2 9 -0.25 3 9 0.75 4 11 1.25 23.00 54.00 9.50 131.450 6628 6628 863 18

19 1920 - CEM K*SU * 12 / B 12 18 7.50 4 3 3.25 1 3 0.25 0 7 -1.75 17.00 31.00 9.25 130.675 6661 6661 868 19

20 1325 - EMRE ÇOLAK 12 / A 10 8 8.00 2 2 1.50 2 11 -0.75 1 3 0.25 15.00 24.00 9.00 129.875 6694 6694 871 20

21 1477 - MELİH MUTLU 12 / A 10 30 2.50 8 12 5.00 6 34 -2.50 7 13 3.75 31.00 89.00 8.75 129.750 6704 6704 875 21

22 1319 - NAFİYAĞCIOĞLU 12 / A 9 31 1.25 6 14 2.50 11 29 3.75 5 15 1.25 31.00 89.00 8.75 129.250 6732 6732 877 22
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 19.45 12.51 16.33 7.12 5.16 5.83 5.61 5.22 4.30 2.57 3.85 1.61 34.75 26.74 28.07 193.365

Okul Ortalaması 9.71 25.54 3.33 3.96 12.72 0.78 6.41 23.37 0.57 3.19 12.25 0.13 23.28 73.89 4.80 115.945

23 1104 - ALPEREN KESKİN 12 / A 10 12 7.00 1 6 -0.50 1 0 1.00 1 0 1.00 13.00 18.00 8.50 128.100 6795 6795 882 23

24 0 - ORHAN TOPÇU 0 / 0 10 30 2.50 4 16 0.00 9 31 1.25 7 13 3.75 30.00 90.00 7.50 125.125 6906 6906 896 24

25 1473 - ALİCAN ÖZDEMİR 12 / B 11 29 3.75 4 16 0.00 9 31 1.25 6 14 2.50 30.00 90.00 7.50 125.000 6911 6911 897 25

26 1314 - POLAT KURT 12 / F 12 28 5.00 5 15 1.25 10 30 2.50 3 17 -1.25 30.00 90.00 7.50 124.750 6937 6937 899 26

27 1 - 12 / A 11 29 3.75 6 14 2.50 9 30 1.50 3 17 -1.25 29.00 90.00 6.50 121.575 7109 7109 917 27

28 1043 - KADİR ÇAVUŞ 12 / G 11 29 3.75 6 14 2.50 10 29 2.75 2 18 -2.50 29.00 90.00 6.50 121.450 7114 7114 918 28

29 1512 - ALAATTİN ŞEN 12 / Ğ 11 29 3.75 5 15 1.25 12 28 5.00 1 19 -3.75 29.00 91.00 6.25 120.375 7197 7197 923 29

30 1403 - ALİ ÖZENÇ 12 / A 6 24 0.00 4 9 1.75 6 12 3.00 5 15 1.25 21.00 60.00 6.00 120.100 7199 7199 924 30

31 0 - MEHMET ÜLKÜ 12 / D 10 28 3.00 6 14 2.50 7 33 -1.25 5 14 1.50 28.00 89.00 5.75 119.375 7232 7232 928 31

32 1358 - ABDÜLKADİR ŞEREME 12 / A 10 17 5.75 0 2 -0.50 2 6 0.50 0 1 -0.25 12.00 26.00 5.50 118.075 7300 7300 935 32

33 1457 - GÖKHAN GÖRÜCÜ 12 / G 8 32 0.00 6 14 2.50 9 31 1.25 5 15 1.25 28.00 92.00 5.00 116.875 7348 7348 938 33

34 1361 - BURAK GEÇENER 12 / E 8 32 0.00 7 13 3.75 10 30 2.50 3 17 -1.25 28.00 92.00 5.00 116.750 7359 7359 939 34

35 1357 - EMİRHAN ATEŞ 12 / E 6 12 3.00 2 8 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 10.00 20.00 5.00 116.700 7374 7374 941 35

36 1323 - NUSRETCAN ÇÖMERT 12 / F 8 32 0.00 5 15 1.25 12 28 5.00 3 17 -1.25 28.00 92.00 5.00 116.500 7384 7384 943 36

37 0 - RASİM KAYA 12 / E 11 29 3.75 3 17 -1.25 10 30 2.50 4 16 0.00 28.00 92.00 5.00 116.375 7409 7409 946 37

38 1459 - SAMİ ÖZENÇ 12 / E 11 29 3.75 3 17 -1.25 10 30 2.50 4 16 0.00 28.00 92.00 5.00 116.375 7409 7409 946 37

39 1378 - İSMAİL ÖZTEKİN 12 / E 5 12 2.00 3 7 1.25 0 0 0.00 1 0 1.00 9.00 19.00 4.25 114.250 7511 7511 955 39

40 1340 - BAHRİ GÜNDO DU 12 / B 5 21 -0.25 6 13 2.75 6 23 0.25 5 15 1.25 22.00 72.00 4.00 113.600 7535 7535 957 40

41 1513 - SERDARYİĞİTKESKİN 12 / G 6 34 -2.50 3 17 -1.25 11 28 4.00 7 13 3.75 27.00 92.00 4.00 113.450 7539 7539 958 41

42 1387 - 0 / 0 5 3 4.25 1 3 0.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 6.00 8.00 4.00 113.225 7551 7551 959 42

43 1315 - BAHADIR KARA 12 / E 5 35 -3.75 6 14 2.50 9 31 1.25 7 13 3.75 27.00 93.00 3.75 113.000 7571 7571 961 43

44 1337 - GÜRKAN ÇALGI 12 / E 7 33 -1.25 3 17 -1.25 12 25 5.75 4 14 0.50 26.00 89.00 3.75 112.300 7648 7648 968 44

45 49 - ŞAHİN ALTINTAŞ 12 / Ğ 12 28 5.00 4 16 0.00 9 31 1.25 2 18 -2.50 27.00 93.00 3.75 112.125 7656 7656 969 45
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 19.45 12.51 16.33 7.12 5.16 5.83 5.61 5.22 4.30 2.57 3.85 1.61 34.75 26.74 28.07 193.365

Okul Ortalaması 9.71 25.54 3.33 3.96 12.72 0.78 6.41 23.37 0.57 3.19 12.25 0.13 23.28 73.89 4.80 115.945

46 1388 - DOĞAN KARAOVA 12 / D 7 32 -1.00 4 16 0.00 9 31 1.25 6 11 3.25 26.00 90.00 3.50 111.875 7661 7661 970 46

47 1380 - CENGİZHAN İNCETÜR 0 / 0 6 11 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 11.00 3.25 110.725 7698 7698 973 47

48 0 - ALİ BOZDEMİR 12 / B 6 10 3.50 1 6 -0.50 4 12 1.00 1 7 -0.75 12.00 35.00 3.25 110.600 7708 7708 975 48

49 1032 - GÖKT Ğ Ö E 12 / D 13 26 6.50 5 13 1.75 3 31 -4.75 3 16 -1.00 24.00 86.00 2.50 108.325 7840 7840 985 49

50 1311 - YİĞİT KADAN 12 / B 1 0 1.00 0 1 -0.25 2 0 2.00 0 1 -0.25 3.00 2.00 2.50 108.200 7871 7871 988 50

51 1435 - FERHAT ÖNÜM 12 / B 1 0 1.00 0 1 -0.25 2 0 2.00 0 1 -0.25 3.00 2.00 2.50 108.200 7871 7871 988 50

52 0 - MUHAMMEDÇETİNKAYA 12 / B 13 27 6.25 4 16 0.00 6 34 -2.50 3 17 -1.25 26.00 94.00 2.50 108.125 7876 7876 990 52

53 1467 - ALİ GÖKOĞL U 12 / E 5 13 1.75 6 14 2.50 1 7 -0.75 3 17 -1.25 15.00 51.00 2.25 107.550 7888 7888 995 53

54 147 - RAMAZ N ÖZ P 12 / F 9 29 1.75 3 16 -1.00 6 31 -1.75 5 10 2.50 23.00 86.00 1.50 105.100 7992 7992 1004 54

55 131 - OĞUZHAN DALLIOĞLU 12 / B 10 30 2.50 3 17 -1.25 4 36 -5.00 8 12 5.00 25.00 95.00 1.25 104.500 8023 8023 1007 55

56 1448 - EREN EVCİ 12 / E 10 30 2.50 3 17 -1.25 4 36 -5.00 8 12 5.00 25.00 95.00 1.25 104.500 8023 8023 1007 55

57 1285 - EMİRALİ ŞİMŞEK 12 / G 11 29 3.75 3 16 -1.00 10 30 2.50 1 19 -3.75 25.00 94.00 1.50 104.475 8035 8035 1010 57

58 1351 - ARDA DÖNER 12 / B 12 28 5.00 6 14 2.50 3 37 -6.25 4 16 0.00 25.00 95.00 1.25 104.375 8039 8039 1012 58

59 978 - FATİH İSLİ 12 / F 9 31 1.25 5 15 1.25 7 33 -1.25 4 16 0.00 25.00 95.00 1.25 104.250 8043 8043 1013 59

60 1332 - ENES * LAK 12 / E 10 30 2.50 6 14 2.50 6 34 -2.50 3 17 -1.25 25.00 95.00 1.25 104.250 8043 8043 1013 59

61 11299 - DOĞUKAN DALLI 12 / F 6 29 -1.25 8 12 5.00 10 30 2.50 0 20 -5.00 24.00 91.00 1.25 104.125 8053 8053 1015 61

62 1338 - EMRE KAYA 12 / E 11 29 3.75 4 16 0.00 7 33 -1.25 3 17 -1.25 25.00 95.00 1.25 104.000 8097 8097 1019 62

63 1446 - SEYFETTİN KARATAŞ 12 / Ğ 6 34 -2.50 2 18 -2.50 12 28 5.00 5 15 1.25 25.00 95.00 1.25 104.000 8097 8097 1019 62

64 1328 - GÖKHAN ENDES 0 / 0 8 31 0.25 5 15 1.25 8 32 0.00 3 17 -1.25 24.00 95.00 0.25 100.825 8199 8199 1032 64

65 1605 - 12 / F 7 32 -1.00 4 16 0.00 10 30 2.50 3 17 -1.25 24.00 95.00 0.25 100.700 8215 8215 1037 65

66 1321 - HİDAYET * DEMİR 12 / E 8 32 0.00 6 14 2.50 7 33 -1.25 3 17 -1.25 24.00 96.00 0.00 100.125 8226 8226 1038 66

67 1428 - ATAKAN SEVİNÇ 12 / B 7 33 -1.25 3 17 -1.25 11 29 3.75 3 17 -1.25 24.00 96.00 0.00 99.750 8274 8274 1043 67

68 1352 - FİKRET AKBUDAK 12 / B 5 11 2.25 1 8 -1.00 2 2 1.50 0 13 -3.25 8.00 34.00 -0.50 97.925 8329 8329 1046 68
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 19.45 12.51 16.33 7.12 5.16 5.83 5.61 5.22 4.30 2.57 3.85 1.61 34.75 26.74 28.07 193.365

Okul Ortalaması 9.71 25.54 3.33 3.96 12.72 0.78 6.41 23.37 0.57 3.19 12.25 0.13 23.28 73.89 4.80 115.945

69 1394 - 12 / A 6 29 -1.25 2 4 1.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 8.00 35.00 -0.75 97.575 8332 8332 1048 69

70 1460 - HASAN CEYLAN 12 / E 11 28 4.00 4 16 0.00 5 34 -3.50 3 17 -1.25 23.00 95.00 -0.75 97.400 8342 8342 1049 70

71 1336 - BAŞAR TORUN 12 / B 8 32 0.00 5 15 1.25 7 33 -1.25 3 17 -1.25 23.00 97.00 -1.25 95.875 8380 8380 1052 71

72 0 - EYÜPCAN GENÇ 12 / E 7 33 -1.25 3 17 -1.25 10 30 2.50 3 17 -1.25 23.00 97.00 -1.25 95.625 8410 8410 1054 72

73 1383 - SALİH UÇAR 12 / B 9 30 1.50 3 17 -1.25 4 36 -5.00 6 14 2.50 22.00 97.00 -2.25 92.700 8446 8446 1059 73

74 1511 - FURKAN YİĞİT 12 / D 8 31 0.25 2 18 -2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 49.00 -2.25 92.325 8451 8451 1060 74

75 1610 - ÖNDER ÇENGEL 12 / G 8 32 0.00 4 16 0.00 7 33 -1.25 3 17 -1.25 22.00 98.00 -2.50 91.625 8469 8469 1062 75

76 1456 - NECATİ CAN ABAK 12 / B 13 27 6.25 5 15 1.25 2 38 -7.50 2 18 -2.50 22.00 98.00 -2.50 91.625 8469 8469 1062 75

77 1691 - SEFA ANAR 12 / F 7 33 -1.25 3 17 -1.25 9 31 1.25 3 17 -1.25 22.00 98.00 -2.50 91.500 8476 8476 1064 77

78 1333 - MEHMET E ÇALIŞIR 12 / E 3 37 -6.25 4 16 0.00 9 31 1.25 4 16 0.00 20.00 100.00 -5.00 83.500 8531 8531 1067 78

79 0 - A * *MHR 12 / G 9 31 1.25 1 19 -3.75 6 34 -2.50 4 16 0.00 20.00 100.00 -5.00 83.125 8541 8541 1068 79

80 1366 - FURKAN CANKAT 12 / F 11 29 3.75 0 20 -5.00 4 36 -5.00 5 15 1.25 20.00 100.00 -5.00 83.125 8541 8541 1068 79

81 1402 - MUZAFFER KAYA 12 / A 7 33 -1.25 3 16 -1.00 5 35 -3.75 4 16 0.00 19.00 100.00 -6.00 80.100 8548 8548 1070 81

82 1188 - AYTAÇÖZEKŞİ 12 / C 11 29 3.75 2 15 -1.75 2 37 -7.25 2 11 -0.75 17.00 92.00 -6.00 79.950 8549 8549 1071 82

83 1692 - CEVDET KARA 12 / F 7 33 -1.25 1 19 -3.75 5 35 -3.75 4 15 0.25 17.00 102.00 -8.50 71.600 8558 8558 1072 83


