
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir EDREMİT Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.SINIF KURUMSAL 4 ÖZEL 9715 9715 1300 130

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 16.20 13.97 12.70 5.55 5.97 4.05 4.19 6.39 2.59 2.00 4.50 0.87 27.93 30.82 20.22 167.235

Okul Ortalaması 7.90 26.00 1.40 3.89 12.70 0.72 6.35 24.03 0.35 3.17 11.25 0.36 21.32 73.98 2.82 109.411

1 1667 - ARDA BAYRAK 11 / A 19 9 16.75 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 11.00 22.25 173.975 3899 3899 511 1

2 134 - MEHMET KURTULUŞ 11 / B 18 22 12.50 8 12 5.00 10 30 2.50 2 18 -2.50 38.00 82.00 17.50 158.000 4753 4753 619 2

3 1538 - RAMAZAN BABAYİĞİT 11 / E 11 9 8.75 9 3 8.25 1 7 -0.75 0 3 -0.75 21.00 22.00 15.50 151.900 5075 5075 657 3

4 1594 - EMRE ÖZDEMİR 11 / E 12 9 9.75 4 3 3.25 2 9 -0.25 0 3 -0.75 18.00 24.00 12.00 139.850 5752 5752 733 4

5 1490 - MERT İÇLİ 11 / B 17 18 12.50 1 18 -3.50 9 16 5.00 2 16 -2.00 29.00 68.00 12.00 139.050 5797 5797 738 5

6 1348 - ENES KAH AMAN 11 / E 14 12 11.00 1 6 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 18.00 10.50 134.600 6070 6070 772 6

7 1496 - KADİR YILMAZÖZAY 11 / Ğ 10 30 2.50 8 12 5.00 10 30 2.50 4 16 0.00 32.00 88.00 10.00 133.500 6134 6134 781 7

8 1601 - ALİHAN SEÇEN 11 / G 9 31 1.25 7 13 3.75 11 29 3.75 5 15 1.25 32.00 88.00 10.00 133.500 6134 6134 781 7

9 1600 - ALİ ÖZKAN ÖZENÇ 11 / E 14 26 7.50 2 18 -2.50 13 27 6.25 3 17 -1.25 32.00 88.00 10.00 132.625 6208 6208 794 9

10 1443 - YİĞİT TORUN 11 / B 11 25 4.75 4 12 1.00 6 28 -1.00 7 10 4.50 28.00 75.00 9.25 131.075 6303 6303 810 10

11 1614 - AHMET ŞEN 11 / B 10 30 2.50 3 16 -1.00 14 26 7.50 4 16 0.00 31.00 88.00 9.00 129.600 6415 6415 827 11

12 1567 - BAYRAMDİLER 11 / E 7 15 3.25 8 11 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 26.00 8.50 128.575 6510 6510 838 12

13 1673 - CANER DUĞANCI 11 / Ğ 5 33 -3.25 6 13 2.75 10 30 2.50 9 11 6.25 30.00 87.00 8.25 128.125 6535 6535 840 13

14 1706 - HASAN DEMİRCİ 11 / G 8 31 0.25 5 15 1.25 9 31 1.25 8 12 5.00 30.00 89.00 7.75 126.200 6657 6657 861 14

15 1507 - EROL DEMİRTAŞ 11 / G 11 29 3.75 5 15 1.25 10 30 2.50 4 15 0.25 30.00 89.00 7.75 125.725 6681 6681 866 15

16 1595 - KADİR YOLVEREN 11 / A 11 29 3.75 3 17 -1.25 8 32 0.00 8 12 5.00 30.00 90.00 7.50 125.125 6737 6737 872 16

17 1615 - MUHAMMED ALAN 11 / E 15 25 8.75 4 16 0.00 8 32 0.00 3 17 -1.25 30.00 90.00 7.50 124.625 6802 6802 885 17

18 1534 - ÖZKAN EVCİM 11 / B 7 9 4.75 6 14 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 23.00 7.25 124.175 6822 6822 888 18

19 1364 - YUSUFCAN GÜNDOĞDU 11 / B 4 14 0.50 9 10 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 24.00 7.00 123.750 6864 6864 892 19

20 1482 - ENVER BAŞSEZEN 11 / F 1 7 -0.75 4 4 3.00 4 4 3.00 3 5 1.75 12.00 20.00 7.00 123.575 6870 6870 893 20

21 1553 - EMİRHAN ÖZCAN 11 / E 8 15 4.25 5 6 3.50 0 6 -1.50 2 5 0.75 15.00 32.00 7.00 123.525 6871 6871 894 21

22 1 - ** E *LGNİ 11 / B 10 30 2.50 6 14 2.50 11 29 3.75 2 16 -2.00 29.00 89.00 6.75 122.325 6967 6967 901 22
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Genel Ortalama 16.20 13.97 12.70 5.55 5.97 4.05 4.19 6.39 2.59 2.00 4.50 0.87 27.93 30.82 20.22 167.235

Okul Ortalaması 7.90 26.00 1.40 3.89 12.70 0.72 6.35 24.03 0.35 3.17 11.25 0.36 21.32 73.98 2.82 109.411

23 1652 - ATAKAN ÖZDEMİR 11 / D 8 32 0.00 7 12 4.00 9 31 1.25 5 15 1.25 29.00 90.00 6.50 121.975 6999 6999 909 23

24 1620 - FURKAN YAMAÇ 11 / E 13 27 6.25 6 14 2.50 5 35 -3.75 4 10 1.50 28.00 86.00 6.50 121.850 7003 7003 910 24

25 1644 - POLAT MANAS 0 / 0 6 34 -2.50 4 16 0.00 12 28 5.00 7 13 3.75 29.00 91.00 6.25 121.000 7087 7087 921 25

26 1575 - EMİRORAL 11 / D 6 34 -2.50 4 16 0.00 12 28 5.00 7 13 3.75 29.00 91.00 6.25 121.000 7087 7087 921 25

27 1518 - MUSTAFA KASAPB ŞI 11 / D 4 12 1.00 3 7 1.25 6 12 3.00 2 5 0.75 15.00 36.00 6.00 120.000 7217 7217 942 27

28 1579 - ALPARSLAN DURAN 11 / Ğ 7 32 -1.00 6 14 2.50 12 25 5.75 3 17 -1.25 28.00 88.00 6.00 119.925 7225 7225 944 28

29 1438 - ŞUAYPALKOL 11 / F 9 30 1.50 6 14 2.50 8 32 0.00 5 14 1.50 28.00 90.00 5.50 118.550 7342 7342 958 29

30 1491 - ENES ÖNEN 11 / Ğ 8 23 2.25 7 10 4.50 3 14 -0.50 0 3 -0.75 18.00 50.00 5.50 118.525 7347 7347 959 30

31 0 - EFE SALTIK 11 / A 11 27 4.25 4 16 0.00 1 2 0.50 3 9 0.75 19.00 54.00 5.50 118.225 7367 7367 964 31

32 1708 - AZAD KIŞ 11 / Ğ 8 32 0.00 3 17 -1.25 13 26 6.50 4 15 0.25 28.00 90.00 5.50 118.050 7392 7392 970 32

33 1650 - AHMET İLSAY 11 / E 10 30 2.50 7 13 3.75 5 34 -3.50 6 14 2.50 28.00 91.00 5.25 117.950 7399 7399 973 33

34 1463 - AHMETCANIŞIK 11 / C 9 31 1.25 4 15 0.25 10 30 2.50 5 15 1.25 28.00 91.00 5.25 117.475 7426 7426 980 34

35 1436 - İSA ÖZGÜN 11 / C 10 29 2.75 4 16 0.00 9 31 1.25 5 15 1.25 28.00 91.00 5.25 117.450 7429 7429 981 35

36 1640 - NEVZA AYDOĞ 11 / A 12 28 5.00 1 19 -3.75 11 28 4.00 0 0 0.00 24.00 75.00 5.25 116.950 7502 7502 989 36

37 1259 - DAVUT ALKOL 11 / C 7 33 -1.25 4 16 0.00 10 30 2.50 7 13 3.75 28.00 92.00 5.00 116.875 7503 7503 990 37

38 1844 - MUSTAFATEKİNGÜLER 11 / C 6 34 -2.50 4 16 0.00 14 26 7.50 4 16 0.00 28.00 92.00 5.00 116.500 7574 7574 1002 38

39 1651 - SAMET AKGÜL 11 / C 10 30 2.50 3 17 -1.25 11 29 3.75 4 16 0.00 28.00 92.00 5.00 116.375 7613 7613 1007 39

40 1735 - ALİ KÖKÇÜ 11 / B 5 1 4.75 2 5 0.75 0 4 -1.00 1 3 0.25 8.00 13.00 4.75 115.775 7665 7665 1014 40

41 1559 - FARUK ALTAŞ 11 / B 11 29 3.75 4 15 0.25 8 31 0.25 4 14 0.50 27.00 89.00 4.75 115.750 7667 7667 1015 41

42 0 - TAN R ÇE İK 11 / G 11 29 3.75 3 17 -1.25 8 28 1.00 4 11 1.25 26.00 85.00 4.75 115.675 7673 7673 1017 42

43 1733 - BARIŞ ARAZ 11 / Ğ 9 31 1.25 4 16 0.00 10 30 2.50 1 1 0.75 24.00 78.00 4.50 114.925 7733 7733 1024 43

44 1524 - HÜSEYİN DEDE 11 / E 6 8 4.00 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 7.00 10.00 4.50 114.850 7740 7740 1025 44

45 1529 - HALİL LALE 11 / E 7 13 3.75 3 12 0.00 1 0 1.00 2 9 -0.25 13.00 34.00 4.50 114.825 7748 7748 1026 45
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Genel Ortalama 16.20 13.97 12.70 5.55 5.97 4.05 4.19 6.39 2.59 2.00 4.50 0.87 27.93 30.82 20.22 167.235

Okul Ortalaması 7.90 26.00 1.40 3.89 12.70 0.72 6.35 24.03 0.35 3.17 11.25 0.36 21.32 73.98 2.82 109.411

46 1 - BARAN BALAS 11 / Ğ 7 33 -1.25 6 14 2.50 9 30 1.50 5 15 1.25 27.00 92.00 4.00 113.575 7839 7839 1038 46

47 1573 - SÜLEYMAN DEMİRDAĞ 11 / E 11 29 3.75 4 16 0.00 5 34 -3.50 7 13 3.75 27.00 92.00 4.00 113.575 7839 7839 1038 46

48 1322 - EMRE ERTEK 11 / A 11 29 3.75 3 16 -1.00 7 33 -1.25 6 14 2.50 27.00 92.00 4.00 113.350 7859 7859 1041 48

49 156 - ARD KU 11 / D 11 29 3.75 4 14 0.50 7 31 -0.75 3 10 0.50 25.00 84.00 4.00 113.300 7870 7870 1043 49

50 1584 - RAMAZAN GÖZEN 11 / E 8 32 0.00 3 17 -1.25 12 28 5.00 4 15 0.25 27.00 92.00 4.00 113.100 7907 7907 1046 50

51 1565 - VELİ BERKE AKTAŞ 11 / A 1 9 -1.25 6 4 5.00 2 8 0.00 2 8 0.00 11.00 29.00 3.75 112.875 7920 7920 1048 51

52 1572 - HALİT ADA BURAK 11 / D 0 0 0.00 7 13 3.75 0 0 0.00 4 16 0.00 11.00 29.00 3.75 112.750 7934 7934 1050 52

53 1504 - MUSTAFAYAVAN 11 / F 9 31 1.25 8 12 5.00 7 33 -1.25 3 17 -1.25 27.00 93.00 3.75 112.750 7934 7934 1050 52

54 15 - MUSTAFAÇEPİŞ 11 / F 12 28 5.00 2 18 -2.50 9 20 4.00 2 18 -2.50 25.00 84.00 4.00 112.700 7950 7950 1053 54

55 1549 - İLK* S AVUR 11 / E 12 28 5.00 5 15 1.25 7 33 -1.25 3 17 -1.25 27.00 93.00 3.75 112.375 8017 8017 1062 55

56 1537 - KADİR ÇAKIR 11 / A 9 31 1.25 0 0 0.00 10 30 2.50 0 0 0.00 19.00 61.00 3.75 112.375 8017 8017 1062 55

57 1662 - C A N E RKOÇ 11 / A 10 30 2.50 5 15 1.25 10 30 2.50 2 18 -2.50 27.00 93.00 3.75 112.250 8048 8048 1067 57

58 1526 - DOĞUKAN BABAYİĞİT 11 / F 9 30 1.50 5 15 1.25 8 31 0.25 4 14 0.50 26.00 90.00 3.50 111.725 8088 8088 1073 58

59 0 - METEHAN GÜZEL 11 / G 9 30 1.50 5 15 1.25 8 29 0.75 4 16 0.00 26.00 90.00 3.50 111.675 8095 8095 1075 59

60 0 - OSMAN ÖZEKES 11 / B 6 8 4.00 2 7 0.25 1 9 -1.25 1 3 0.25 10.00 27.00 3.25 110.775 8166 8166 1082 60

61 1701 - TOLGA TÜRKMEN 0 / 0 8 21 2.75 3 8 1.00 3 9 0.75 0 5 -1.25 14.00 43.00 3.25 110.700 8187 8187 1084 61

62 1489 - MUSTAFAM NTAŞ 11 / C 13 26 6.50 2 17 -2.25 7 28 0.00 1 9 -1.25 23.00 80.00 3.00 109.550 8274 8274 1093 62

63 1564 - RIDV 11 / B 8 32 0.00 4 16 0.00 7 32 -1.00 7 13 3.75 26.00 93.00 2.75 109.450 8279 8279 1094 63

64 1674 - YASİN SOLAK 11 / Ğ 9 31 1.25 2 18 -2.50 11 29 3.75 4 15 0.25 26.00 93.00 2.75 108.850 8344 8344 1104 64

65 1643 - BERKANT GÜNDOĞAN 11 / D 8 32 0.00 6 14 2.50 7 33 -1.25 5 15 1.25 26.00 94.00 2.50 108.625 8352 8352 1105 65

66 1656 - UMUTBASKIN 11 / C 6 34 -2.50 8 12 5.00 9 31 1.25 3 17 -1.25 26.00 94.00 2.50 108.625 8352 8352 1105 65

67 1562 - ONURCAN EKİZ 11 / C 10 30 2.50 3 17 -1.25 8 32 0.00 5 15 1.25 26.00 94.00 2.50 108.250 8418 8418 1112 67

68 1563 - FURKAN AKSU 0 / 0 11 29 3.75 5 15 1.25 7 33 -1.25 3 17 -1.25 26.00 94.00 2.50 108.250 8418 8418 1112 67
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Genel Ortalama 16.20 13.97 12.70 5.55 5.97 4.05 4.19 6.39 2.59 2.00 4.50 0.87 27.93 30.82 20.22 167.235

Okul Ortalaması 7.90 26.00 1.40 3.89 12.70 0.72 6.35 24.03 0.35 3.17 11.25 0.36 21.32 73.98 2.82 109.411

69 1497 - GÜRKAN BAŞDERE 11 / A 9 19 4.25 2 13 -1.25 3 18 -1.50 2 4 1.00 16.00 54.00 2.50 108.225 8471 8471 1121 69

70 1280 - İŞHAK ÖZGÜN 11 / C 11 29 3.75 3 17 -1.25 9 31 1.25 3 17 -1.25 26.00 94.00 2.50 108.000 8492 8492 1124 70

71 1632 - BURAK GEZGİN 11 / Ğ 0 0 0.00 2 1 1.75 1 2 0.50 0 0 0.00 3.00 3.00 2.25 107.600 8519 8519 1128 71

72 1587 - NURETTİN ÇOBAN 11 / E 7 18 2.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 19.00 2.25 107.400 8541 8541 1130 72

73 1142 - ARDA ATA DİNÇ 11 / A 2 1 1.75 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 3.00 4.00 2.00 106.600 8584 8584 1135 73

74 1688 - YU* F DEMİRCİ 11 / G 6 33 -2.25 6 13 2.75 9 31 1.25 4 16 0.00 25.00 93.00 1.75 106.050 8622 8622 1139 74

75 1596 - FIRAT YURTGER 11 / A 7 20 2.00 3 10 0.50 1 4 0.00 0 3 -0.75 11.00 37.00 1.75 105.750 8663 8663 1144 75

76 0 - 11 / D 9 30 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 30.00 1.50 104.950 8703 8703 1152 76

77 1552 - 11 / B 6 33 -2.25 3 17 -1.25 12 28 5.00 4 16 0.00 25.00 94.00 1.50 104.825 8726 8726 1154 77

78 0 - YAĞIZ ÇETİNER 0 / 0 7 33 -1.25 6 14 2.50 6 34 -2.50 6 14 2.50 25.00 95.00 1.25 104.625 8740 8740 1157 78

79 1389 - ORÇUN BOZKURT 11 / F 10 30 2.50 3 17 -1.25 4 36 -5.00 8 12 5.00 25.00 95.00 1.25 104.500 8745 8745 1159 79

80 1719 - DAĞHAN SARIŞAN 11 / A 8 32 0.00 7 13 3.75 2 13 -1.25 3 17 -1.25 20.00 75.00 1.25 104.375 8763 8763 1162 80

81 1540 - İLYAS ALTIN 11 / E 5 35 -3.75 5 15 1.25 11 29 3.75 4 16 0.00 25.00 95.00 1.25 104.250 8782 8782 1164 81

82 1585 - BİLAL KOCA 11 / E 8 32 0.00 4 16 0.00 8 32 0.00 5 15 1.25 25.00 95.00 1.25 104.250 8782 8782 1164 81

83 1725 - İBRAHİM TEKİN 11 / Ğ 8 32 0.00 6 14 2.50 9 31 1.25 2 18 -2.50 25.00 95.00 1.25 104.125 8804 8804 1169 83

84 1646 - MURAT KORM AZ 11 / A 7 33 -1.25 0 0 0.00 10 30 2.50 0 0 0.00 17.00 63.00 1.25 104.125 8804 8804 1169 83

85 0 - ŞABAN ÇOMAK 0 / 0 8 32 0.00 5 15 1.25 9 31 1.25 3 17 -1.25 25.00 95.00 1.25 104.125 8804 8804 1169 83

86 1497 - MAHİR ÇOŞUT 11 / E 12 28 5.00 1 19 -3.75 9 31 1.25 3 17 -1.25 25.00 95.00 1.25 103.625 8882 8882 1179 86

87 1613 - ARİF EFE TAŞDELEN 11 / A 7 33 -1.25 4 16 0.00 2 4 1.00 5 15 1.25 18.00 68.00 1.00 103.425 8890 8890 1180 87

88 1694 - HAKANYA*AR 11 / F 4 8 2.00 2 7 0.25 0 5 -1.25 0 0 0.00 6.00 20.00 1.00 103.325 8907 8907 1181 88

89 1590 - RECEP TEKİN 11 / E 9 31 1.25 4 16 0.00 8 32 0.00 2 9 -0.25 23.00 88.00 1.00 103.275 8934 8934 1186 89

90 1612 - SAADET İN VAROL 11 / B 2 11 -0.75 1 4 0.00 3 8 1.00 2 6 0.50 8.00 29.00 0.75 102.525 8966 8966 1191 90

91 1676 - SERVET BERBER 11 / B 2 9 -0.25 2 8 0.00 2 6 0.50 2 7 0.25 8.00 30.00 0.50 101.675 9018 9018 1195 91
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Genel Ortalama 16.20 13.97 12.70 5.55 5.97 4.05 4.19 6.39 2.59 2.00 4.50 0.87 27.93 30.82 20.22 167.235

Okul Ortalaması 7.90 26.00 1.40 3.89 12.70 0.72 6.35 24.03 0.35 3.17 11.25 0.36 21.32 73.98 2.82 109.411

92 1616 - ENES YILMAZ 11 / F 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1.00 2.00 0.50 101.650 9020 9020 1196 92

93 1349 - ATİLLA ÖZGÜN 11 / C 2 25 -4.25 3 9 0.75 8 23 2.25 3 6 1.50 16.00 63.00 0.25 101.050 9067 9067 1203 93

94 1623 - CİHAN ZENGİN 11 / B 1 8 -1.00 3 5 1.75 2 7 0.25 1 7 -0.75 7.00 27.00 0.25 100.925 9079 9079 1206 94

95 1628 - GÖRKEM GÖKÇAY 11 / C 10 30 2.50 2 17 -2.25 8 32 0.00 4 16 0.00 24.00 95.00 0.25 100.600 9123 9123 1213 95

96 1684 - İBRAHİM ÖZTÜRK 11 / E 4 36 -5.00 7 13 3.75 8 32 0.00 5 15 1.25 24.00 96.00 0.00 100.500 9124 9124 1214 96

97 1720 - DENİZ ŞAHAN 11 / A 8 32 0.00 8 12 5.00 5 35 -3.75 3 17 -1.25 24.00 96.00 0.00 100.375 9128 9128 1215 97

98 1535 - ALİ YAŞARTEKİN 11 / B 8 32 0.00 3 17 -1.25 6 34 -2.50 7 13 3.75 24.00 96.00 0.00 100.250 9132 9132 1217 98

99 1541 - İSMAİL İLTİR 11 / F 5 35 -3.75 7 13 3.75 9 31 1.25 3 17 -1.25 24.00 96.00 0.00 100.250 9132 9132 1217 98

100 1493 - UMUT SELCAN 11 / C 8 32 0.00 4 16 0.00 6 34 -2.50 6 14 2.50 24.00 96.00 0.00 100.250 9132 9132 1217 98

101 1520 - ORHAN ATA KANİÇ 11 / G 9 31 1.25 0 0 0.00 7 33 -1.25 0 0 0.00 16.00 64.00 0.00 100.000 9163 9163 1224 101

102 0 - 0 / 0 11 29 3.75 0 0 0.00 5 35 -3.75 0 0 0.00 16.00 64.00 0.00 100.000 9163 9163 1224 101

103 1852 - BERKAN DEMİR 11 / G 5 35 -3.75 4 16 0.00 11 29 3.75 4 16 0.00 24.00 96.00 0.00 100.000 9163 9163 1224 101

104 1647 - OSMANDU*AZ 11 / F 6 34 -2.50 2 18 -2.50 12 28 5.00 4 16 0.00 24.00 96.00 0.00 99.750 9229 9229 1232 104

105 1515 - EMRE SEDAT AKŞİT 11 / B 5 8 3.00 0 10 -2.50 4 18 -0.50 2 8 0.00 11.00 44.00 0.00 99.750 9229 9229 1232 104

106 1679 - HASANK N 11 / F 11 28 4.00 4 12 1.00 2 34 -6.50 4 12 1.00 21.00 86.00 -0.50 98.550 9284 9284 1240 106

107 1546 - GÖRKEM ÇELİK 11 / B 6 34 -2.50 1 9 -1.25 7 18 2.50 2 5 0.75 16.00 66.00 -0.50 98.300 9299 9299 1243 107

108 1588 - UMUT TORUNOĞLU 11 / B 7 32 -1.00 4 16 0.00 9 31 1.25 3 17 -1.25 23.00 96.00 -1.00 96.575 9360 9360 1250 108

109 1654 - EDİZ EMİR TEMÜR 11 / C 6 34 -2.50 10 10 7.50 4 36 -5.00 3 17 -1.25 23.00 97.00 -1.25 96.500 9368 9368 1252 109

110 1670 - EMRE AKTAŞ 11 / Ğ 8 31 0.25 3 17 -1.25 10 30 2.50 2 18 -2.50 23.00 96.00 -1.00 96.325 9376 9376 1254 110

111 1517 - TUNCAYDEMİ R 11 / C 7 33 -1.25 5 15 1.25 7 33 -1.25 4 16 0.00 23.00 97.00 -1.25 96.000 9387 9387 1256 111

112 1544 - MELİH KARABULUT 11 / E 3 37 -6.25 2 18 -2.50 11 29 3.75 7 13 3.75 23.00 97.00 -1.25 96.000 9387 9387 1256 111

113 1627 - OĞUZHAN PALA 11 / Ğ 10 30 2.50 2 18 -2.50 6 34 -2.50 5 15 1.25 23.00 97.00 -1.25 95.750 9428 9428 1261 113

114 0 - EMRE AYDIN 11 / Ğ 13 27 6.25 2 18 -2.50 5 35 -3.75 3 17 -1.25 23.00 97.00 -1.25 95.500 9451 9451 1262 114



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir EDREMİT Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.SINIF KURUMSAL 4 ÖZEL 9715 9715 1300 130

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 16.20 13.97 12.70 5.55 5.97 4.05 4.19 6.39 2.59 2.00 4.50 0.87 27.93 30.82 20.22 167.235

Okul Ortalaması 7.90 26.00 1.40 3.89 12.70 0.72 6.35 24.03 0.35 3.17 11.25 0.36 21.32 73.98 2.82 109.411

115 1740 - ONUR YILMA Z 11 / G 8 32 0.00 3 17 -1.25 8 32 0.00 0 2 -0.50 19.00 83.00 -1.75 94.050 9495 9495 1268 115

116 1499 - HÜSEYİNBECEREN 11 / A 1 15 -2.75 3 17 -1.25 2 15 -1.75 6 14 2.50 12.00 61.00 -3.25 89.400 9603 9603 1278 116

117 1551 - EMRE TEKİN 11 / E 6 32 -2.00 3 17 -1.25 8 32 0.00 4 16 0.00 21.00 97.00 -3.25 89.150 9605 9605 1279 117

118 1700 - EMRAH DUĞANCI 11 / A 4 18 -0.50 3 10 0.50 3 19 -1.75 1 11 -1.75 11.00 58.00 -3.50 88.325 9613 9613 1281 118

119 1741 - MUHARREM ÖZEL 11 / C 10 30 2.50 4 16 0.00 3 37 -6.25 4 16 0.00 21.00 99.00 -3.75 87.625 9627 9627 1282 119

120 1626 - NURETTİN ÇETİNKAY 11 / D 6 34 -2.50 2 18 -2.50 8 32 0.00 5 15 1.25 21.00 99.00 -3.75 87.500 9633 9633 1283 120

121 1671 - NACİ EFKAN ATA 11 / C 6 34 -2.50 4 16 0.00 7 32 -1.00 3 16 -1.00 20.00 98.00 -4.50 85.050 9657 9657 1286 121

122 1716 - BERKE CAN KARTAL 11 / B 7 32 -1.00 1 19 -3.75 8 31 0.25 4 16 0.00 20.00 98.00 -4.50 84.775 9662 9662 1287 122

123 1581 - YİĞİT KAPLAN 11 / F 8 32 0.00 3 16 -1.00 5 35 -3.75 0 0 0.00 16.00 83.00 -4.75 84.225 9663 9663 1288 123

124 1569 - MUSTAFA * ZKURT 11 / F 6 34 -2.50 4 16 0.00 6 34 -2.50 4 16 0.00 20.00 100.00 -5.00 83.500 9668 9668 1289 124

125 0 - ERE*OÇ 0 / 0 2 23 -3.75 3 17 -1.25 4 16 0.00 4 16 0.00 13.00 72.00 -5.00 83.375 9671 9671 1290 125

126 1528 - UĞURAŞIK 11 / F 6 34 -2.50 5 15 1.25 5 33 -3.25 3 17 -1.25 19.00 99.00 -5.75 81.025 9686 9686 1292 126

127 1498 - ALİ İDİZ 11 / 0 5 35 -3.75 7 12 4.00 3 37 -6.25 3 17 -1.25 18.00 101.00 -7.25 76.350 9694 9694 1293 127

128 1634 - BATIKAN LODOS 11 / C 6 34 -2.50 4 16 0.00 3 37 -6.25 5 15 1.25 18.00 102.00 -7.50 75.375 9698 9698 1294 128

129 1641 - SILA AYDOĞAN 11 / A 7 33 -1.25 4 16 0.00 3 37 -6.25 4 16 0.00 18.00 102.00 -7.50 75.250 9699 9699 1295 129

130 0 - SERKAN SÖĞÜT 11 / D 8 32 0.00 3 17 -1.25 3 37 -6.25 2 18 -2.50 16.00 104.00 -10.00 66.625 9711 9711 1300 130


